Kumpers & Partner Rechtsanwalte mbB, Rheine - Projektmanagement #2977

#10830-25 Firmenschild VN
03.06.2025 09:41 - Sabrina JanB3en

Status: Abgeschlossen Beginn: 03.06.2025

Prioritéat: Normal Abgabedatum: 26.09.2025

Zugewiesen an: Torsten Eilinghoff % erledigt: 0%

Kategorie: Geschatzter 0.00 Stunde
Aufwand:

Zielversion:

Beschreibung
alter Job: 10586-24

@Sabrina: Wunsch, keine bzw. geringe Kosten bei Danny Kétter, da die griine Flache jetzt zu hell ist und auch heller als in unseren
Farbvorgaben aus dem Manual.

Historie

#1 - 03.06.2025 10:58 - Nicole Clare
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Grafik-Arbeiten gedndert
- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung gedndert

- Zugewiesen an wurde von Nicole Clare zu Torsten Eilinghoff gedndert

LA angepasst und an TE geschickt

#2 - 04.09.2025 08:35 - Sabrina JanBen
- Beschreibung aktualisiert
- Status wurde von In Bearbeitung zu Neu geédndert

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Nicole Clare gedndert

Hi Nicole, ich weise dir das Ticket mal zu, ich denke, das LA was hier gemacht wurde, muss dann nochmal angepasst werden?!

Hallo Nicole,
die beiden AuBenschilder sollen neu gemacht werden, mit folgenden Anderungen:

Als Hintergrundfarbe fiir die Personen den dunklen Griinton aus dem Logo nehmen. Griine Flache leicht vergréBern nach oben und unten. Namen
etwas groBer ziehen. Die Schrift bleibt weil3. Beide Platten neu drucken.

@Sabrina: Wunsch, keine bzw. geringe Kosten bei Danny Kétter, da die griine Flache jetzt zu hell ist und auch heller als in unseren Farbvorgaben
aus dem Manual.

Herzliche GriBe
Torsten Eilinghoff

#3 - 08.09.2025 11:30 - Nicole Clare
- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung gedndert

- Zugewiesen an wurde von Nicole Clare zu Torsten Eilinghoff gedndert
Korrekturen gemacht und Layout an TE geschickt

#4 - 09.09.2025 08:43 - Natalia Heinrich
- Datei AN06423-25_#10830-25 Firmenschild VN.pdf wurde hinzugeftigt

- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Angebotsphase gedndert

Guten Morgen Torsten,
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anbei das vorbereitet Angebot zwecks Prifung.

In der Ursprungsrechnung wurde das ganze Schild zum Preis von 1.385,00 € berechnet und angeboten.
LG Natalia Heinrich

Von: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>

Gesendet: Montag, 8. September 2025 15:19

An: Natalia Heinrich | Eilinghoff + Team <Natalia.Heinrich@eilinghoff.de>
Betreff: WG: Kiimpers

Hallo Natalia,

bitte erstelle auf Basis von Dannys Preis ein Angebot an Kimpers zur Beschriftungsanderung der beiden AuB3enbeschilderung inkl. Ausbau und
Einbau der neuen Acrylplatten im neuen Design. Als Fixpreis wirde ich 550,- Euro vorschlagen. Gucke bitte einmal nach, was die Anlage (die
Acryleinleger) in der Ursprungsrechnung gekostet haben.

Schicke mir das Angebot als PDF zu. Ich sende es mit dem Layout zusammen zum Kunden zur Freigabe.

Danke!

Torsten

Von: Kétter Werbung <info@koetterwerbung.de>

Datum: Montag, 8. September 2025 um 11:48

An: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>
Betreff: Re: Kiimpers

Oha | Davon wusste ich nichts, das ist ja nervig und tut mir Leid !

Ich kann die Schilder ausbauen, neutralisieren, neu beschriften und wieder einbauen. Da kommst du auf 330 € Netto :-(
GruB3, Danny

Kétter Werbung

Am 08.09.2025 um 10:58 schrieb Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team:

Hallo Danny,

leider wurde das Schild von Kiimpers noch immer nicht bezahlt, da die beiden Anwalte nicht zufrieden sind mit dem Kontrast zwischen der weif3en
Schrift und dem hellgriinen Hintergrund.

Tatsé&chlich ist der hellgrine Hintergrund in dem jetzt hadngenden Schild auch heller als in der im Manual festgelegten Farbe, wodurch die Kontraste
zur Schrift zu gering sind.

Ich war in der letzten Woche noch einmal vor Ort und habe Uber Veréanderungen und L&sungen gesprochen. In der Anlage siehst du ein veréndertes
Layout. Kannst du bitte einmal mich informieren, was ein auswechseln der beiden Tafeln tafeln kosten wirde. Dankeschdn!

Herzliche GriBe
Torsten Eilinghoff

#5 - 09.09.2025 12:26 - Natalia Heinrich

- Datei AN06423-25_#10830-25 Firmenschild VN.pdf wurde hinzugeftigt

- Datei 2025-09-09_0944_AK1_Aussenschild-Kuempers.pdf wurde hinzugefiigt

- Tracker wurde von Angebotsphase zu Beim Kunden gedndert

- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback gedndert

Guten Morgen Christian und Johannes,

anbei sende ich Euch die Ursprungs-Version, sowie zwei Alternativen mit dem dunkleren Griin.

Das Gestaltungselement ,K* in der griinen Flache wirkte mir jetzt prominent. Aus diesem Grund haben wir hierzu noch einige Alternativen erstellt.
Gebt mir doch bitte eine kurze Riickmeldung, welchen Vorschlag ihr favorisiert.

Kosten fur die Nachproduktion der beiden Schilder habe ich Euch ebenfalls angefugt.

Herzliche GriBe
Torsten Eilinghoff

#6 - 25.09.2025 20:03 - Torsten Eilinghoff
- Abgabedatum wurde auf 26.09.2025 gesetzt
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Freigabe der Mehrkosten

#7 - 02.10.2025 17:20 - Sabrina JanBen
- Tracker wurde von Beim Kunden zu (iber E+T abschlieBen gedndert

- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung gedndert

#8 - 20.10.2025 12:01 - Sabrina JanBen
- Tracker wurde von Uber E+T abschlieBen zu Projektmanagement gedndert

- Status wurde von In Bearbeitung zu Abgeschlossen geédndert

Job in Moco / Asana angelegt

Dateien

AN06423-25_#10830-25 Firmenschild VN.pdf 725 KB 09.09.2025 Natalia Heinrich
AN06423-25_#10830-25 Firmenschild VN.pdf 725 KB 09.09.2025 Natalia Heinrich
2025-09-09_0944 AK1_Aussenschild-Kuempers.pdf 1,53 MB 09.09.2025 Natalia Heinrich
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