Optik Rosendahl - Projektmanagement #2416

#10267-24 Biometrische-LED-Leuchtwand
23.04.2024 08:51 - Natalia Heinrich

Status: Abgeschlossen Beginn: 23.04.2024

Prioritéat: Normal Abgabedatum: 06.01.2025

Zugewiesen an: Sabrina JanBen % erledigt: 0%

Kategorie: Geschatzter 0.00 Stunde
Aufwand:

Zielversion:

Beschreibung

Historie

#1 - 23.04.2024 08:53 - Natalia Heinrich
- Datei Bildschirmfoto 2024-04-22 um 13.48.09.png wurde hinzugefiigt

Von: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>

Gesendet: Montag, 22. April 2024 13:51

An: Sophia Loéhning | Eilinghoff + Team <sophia.loehning@eilinghoff.de>; Katharina Lorer | Eilinghoff + Team <katharina.lorer@eilinghoff.de>
Betreff: Biometrische-LED-Leuchtwand

Hallo Katharina und Sophia,

ich habe ja am Freitag mit Frank Dekker gesprochen.

Wir wollen flr das linke Fenster in Emsdetten vom Bahnhof aus gesehen auch ein Leuchtkasten mit den Infos von BIG in das Fenster von innen
SD(Zt:Sr;{at mir Herr Haking die Mal3e der Fensterscheibe gegeben: Breite 2304 mm H6he 2155mm

Bitte passe das Layout, welches wir fiir Rheine produziert haben entsprechend an.

Sophia: bitte lege einen Job an und weise ihn Katharina zu.
Ich habe bei Bannerstop nachgesehen. Format fiir die anzulegenden Fléache ist dann 230 x 200 cm!

LG
Torsten

#2 - 23.04.2024 09:27 - Natalia Heinrich
- Projekt wurde von Karrasch & Nolte GmbH, Miinster zu Optik Rosendahl gedndert

#3 - 23.04.2024 09:27 - Natalia Heinrich
- Thema wurde von #10267-24 Biometrische-LED-Leuchtwand / Emsdetten zu #10267-24 Biometrische-LED-Leuchtwand geéndert

#4 - 23.04.2024 10:07 - Natalia Heinrich
- Datei AB04305-24_10267-24.pdf wurde hinzugefiigt

E-Mail 23.04.2024 10:07 Uhr

Hallo Torsten,

den Job habe ich angelegt und Katharina zugewiesen.

Die AB zum Job findest du im Anhang, mit der Bitte um Prifung und gegeben falls Weiterleitung an Herrn Dekker.
LG Natalia

#5 - 23.04.2024 12:05 - Natalia Heinrich

Von: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>
Gesendet: Dienstag, 23. April 2024 12:03

An: Frank Dekker <f.dekker@karrasch-nolte.de>

Betreff: #10267-24 Biometrische-LED-Leuchtwand // Optik Rosendahl
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Hallo Frank,

das Format fur die Fensterscheibe, welches mir Herr Haking genannt hat ist: Breite 2304 mm Héhe 2155mm

Im Anhang habe ich Dir den Leuchtrahmen mit StandfiiBen im Sonderformat 2300 x 2000 mm angeboten.
Deutlich glinstiger wére ein Standardmaf3 in 2000 x 2000 mm oder in 2500 x 2000 mm.

Ich wiirde Herrn Haking noch einmal anrufen und fragen, ob eines der MafBe ebenfalls im Fenster zu platzieren ist.
Was meinst Du?

Herzliche GriBe
Torsten Eilinghoff

#6 - 02.05.2024 09:16 - Sophia Léhning
AG zur Prifung an TE

#7 - 02.05.2024 09:17 - Sophia Léhning
- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Projektmanagement gedndert

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Torsten Eilinghoff gedndert

#8 - 23.05.2024 13:09 - Torsten Eilinghoff
- Abgabedatum wurde auf 29.05.2024 gesetzt

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Lilija Bunin-Herdt gedndert

Bitte die RZ im Format 2x2 Meter fertig machen. Info PDF zu mir, Produktionsdaten zu Sabrina.

#9 - 27.05.2024 09:09 - Lilija Bunin-Herdt

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Katharina Lorer gedndert

#10 - 27.05.2024 10:22 - Katharina Lorer
- Tracker wurde von Projektmanagement zu Grafik-Arbeiten gedndert
- Status wurde von Neu zu Erledigt gedndert

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Sabrina JanBen gedndert

RZ geprift. Druckdaten an Sabrina gesendet. Info-PDf an TE gesendet.

#11 - 29.05.2024 09:24 - Sabrina JanBen
- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Beim Kunden geédndert

- Status wurde von Erledigt zu Feedback geédndert

Rechnung vorab raus, auf Zahlungseingang warten, dann erst in Produktion geben.
TE hat LA auch zur finalen Freigabe nochmals rausgeschickt.

#12 - 29.10.2024 13:39 - Sabrina JanBen

- Tracker wurde von Beim Kunden zu Projektmanagement gedndert

- Abgabedatum wurde von 29.05.2024 zu 06.01.2025 geédndert

- Zugewiesen an wurde von Sabrina JanBen zu Torsten Eilinghoff gedndert

K&N bzw. Rosendahl zahlt monatlichen Abschlag von 4.000 Euro fur offene Rechnungen, darunter auch die Rechnungen der LED Leuchtwand fiir
Rosendahl.

Abschlagszahlungen laufen bis Januar 2025. Laut TE kénnen wir auch erst dann die LED-Wand bestellen, da wir ansonsten wieder quasi in
Vorleistung gehen.

TE teilt dem Kunden das so mit.

#13 - 03.04.2025 13:35 - Sabrina JanBen

Da noch so viele Rechnungen offen und nicht beglichen sind, wird die LED-Wand nicht bestellt, erst, wenn alle AuBBensténde ausgeglichen sind

#14 - 25.09.2025 18:52 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina JanBen gedndert
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Storno

#15 - 26.09.2025 10:52 - Sabrina JanBen

- Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen gedndert
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