Essing GmbH - Abschlussrechnung #2411

#10262-24 Stellenanzeige Azubi_Plakat
17.04.2024 09:59 - Natalia Heinrich

Status: Abgeschlossen Beginn: 17.04.2024

Prioritéat: Normal Abgabedatum:

Zugewiesen an: Liza Douthwaite % erledigt: 0%

Kategorie: Geschatzter 0.00 Stunde
Aufwand:

Zielversion:

Beschreibung

Historie

#1 - 17.04.2024 09:59 - Natalia Heinrich

Von: Silke Essing <silke.essing@essing-shk.de>

Datum: Dienstag. 16. April 2024 um 11:59

An: Steffi Staats-Jiirgens | Eilinghoff + Team <stephanie.staats-juergens@eilinghoff.de>
Betreff: Adaption der Azubi-Anzeige

Hallo Frau Staats-Jirgens,

wir bendtigen die Azubi-Anzeige im Format B 125 mm x H 130 mm fir ein Defibrillator-Info-Plakat des Deutschen Roten Kreuzes, das in der
Emmy-Noether-Schule in Neuenkirchen aufgehangt wird.

Bitte adaptieren Sie die Anzeige und lassen uns die entsprechende Datei zukommen.
Besten Dank!

Mit freundlichen Gri3en

Silke Essing

#2 - 17.04.2024 10:00 - Natalia Heinrich

Von: Steffi Staats-Jiirgens | Eilinghoff + Team <stephanie.staats-juergens@eilinghoff.de>
Datum: Mittwoch, 17. April 2024 um 07:55

An: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>

Betreff: WG: Adaption der Azubi-Anzeige

Hallo Torsten,

kénntest du die AB zu dieser Anzeige an Frau Essing schicken und mir ne Jobnummer geben?!
Ich fang schon mal an und nenne den Job: Stellenanzeige Azubi_Plakat.

Danke dir,
Steffi.

#3 - 17.04.2024 11:31 - Steffi Staats-Jiirgens

- Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt gedndert

Anzeige erstellt und an Frau Essing gesendet;
Warten auf Feedback.

#4 - 17.04.2024 11:34 - Steffi Staats-Jiirgens
- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Abschlussrechnung geéndert

- Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jirgens zu Sabrina JanBen gedndert

Bitte abrechnen

#5 - 19.04.2024 07:33 - Liza Douthwaite

- Zugewiesen an wurde von Sabrina JanBen zu Liza Douthwaite gedndert
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#6 - 19.04.2024 07:58 - Liza Douthwaite

- Status wurde von Erledigt zu Feedback geédndert

auf RM von Natalia warten bzgl. AB

#7 - 19.04.2024 08:43 - Liza Douthwaite
- Datei 12142-24.pdf wurde hinzugefligt

- Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen gedndert

It. Steffi nach Aufwand abrechnen

Dateien
12142-24 pdf 208 KB 19.04.2024 Liza Douthwaite
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