The Kart Company - Abschlussrechnung #2088

#09941-23 Gutscheinkarten
17.10.2023 08:24 - Natalia Heinrich

Status: Abgeschlossen Beginn: 17.10.2023

Prioritéat: Normal Abgabedatum:

Zugewiesen an: Liza Douthwaite % erledigt: 0%

Kategorie: Geschatzter 0.00 Stunde
Aufwand:

Zielversion:

Beschreibung

Historie

#1 - 17.10.2023 08:24 - Natalia Heinrich

Von: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff und Team <torsten@eilinghoff.de>

Gesendet: Montag, 16. Oktober 2023 13:06

An: Grafik | Eilinghoff und Team <grafik@eilinghoff.de>; Media | Eilinghoff und Team <Media@eilinghoff.de>
Betreff: Neue Job "The Kart Company"

Hallo Natalia, hallo Grafik,

anbei ein neuer Job mit der Bitte um Zeiteinschétzung fir das Angebot, welches dem Kunden am Mittwoch vorliegen sollte.
Erstes Layout dann zu n&chster Woche Montag:

Gutscheinkarten

a) Karte neutral zu allen Anlassen

Mit Text auf Deutsch, Englisch, Niederlandisch
Verschiedene Fonds, grelle Farben, Untergrund schwarz
Titel: Gutschein, Kadobon, Voucher

b) Karte mit Nikolaus im Go-Kart
Merry Christmas, Frohe Weihnachten, (auch auf Spanisch, niederlandisch etc.)
Annlich wie Karte a) gestaltet, aber mit lllustration oder Foto von Nikolaus im Go-Kart

Auf beide Karten keine Jahreszahlen, Innenseiten weif3
Ruckseite mit Adresse und Logo von ,The Kart Company*

Optional Kosten fir den Wechsel der Logos fir andere Kart-Bahnen angeben
Format: 10,5 x 21 cm
Umfang: 4-Seitig

Farbe: 4/0 farbig
Auflage: 250 / 500 / 1000 Stiick

#2 - 18.10.2023 09:51 - Natalia Heinrich

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Natalia Heinrich gedndert

18.10.2023 09:45 Uhr

Absprache
Optional Kosten fir den Wechsel der Logos fur andere Kart-Bahnen

laut Lili und Kathe 0,5 Stunden

#3 - 18.10.2023 10:05 - Natalia Heinrich

E-Mail 17.10.2023 10:08 Uhr

Hallo Natalija,

bezlglich der Zeiteinschatzung haben wir folgendes besprochen.

Zu a) 2 Std.- LA, AK1, RZ
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Zub) 2 Std.- LA, AK1, RZ

Viele GruBe
i.A. Lilija Bunin-Herdt

#4 - 18.10.2023 10:47 - Natalia Heinrich

Von: Media | Eilinghoff und Team

Gesendet: Mittwoch, 18. Oktober 2023 10:22

An: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff und Team <torsten@eilinghoff.de>
Betreff: AW: The Kart Company / #09941-23 Gutscheinkarten

Hallo Torsten,
anbei das Angebot incl. der Produktionskosten zur Prifung.

VG Natalia

Von: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff und Team <torsten@eilinghoff.de>
Gesendet: Mittwoch, 18. Oktober 2023 10:05

An: Media | Eilinghoff und Team <Media@eilinghoff.de>

Betreff: AW: The Kart Company / #09941-23 Gutscheinkarten

Hallo Natalia,
bitte erganze noch die Produktionskosten (auf Basis Print24) wie folgt:

Klappkarten

* 4-seitig (innen unbedruckt)

* 105 x 210 mm DIN-Lang Querformat
+ 350 g/m?2 Bilderdruck Matt

+ 4/0-farbig CMYK

+ 250 Stuck

250 Stlck, EK 54,97 Euro; VK 138,- Euro
500 Stuck, EK 70,11 Euro, VK 176,- Euro
1000 Stlck, EK 99,17 Euro, VK 248,- Euro

(VK x 2,5 gerechnet)
Danke!

Von: Media | Eilinghoff und Team <Media@eilinghoff.de>

Datum: Mittwoch, 18. Oktober 2023 um 09:52

An: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff und Team <torsten@eilinghoff.de>
Betreff: The Kart Company / #09941-23 Gutscheinkarten

Hallo Torsten,

anbei das vorbereitete Angebot.
Kann das so an den Kunden rausgehen?

VG Natalia

#5 - 18.10.2023 12:23 - Natalia Heinrich
- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung gedndert

- Zugewiesen an wurde von Natalia Heinrich zu Torsten Eilinghoff gedndert

#6 - 19.10.2023 08:21 - Natalia Heinrich
- Datei AN05818-23.pdf wurde hinzugefiigt
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Beim Kunden geédndert

- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback gedndert

#7 - 20.10.2023 11:50 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Lilija Bunin-Herdt gedndert

Kosten fir die Layouts der beiden Gutscheinkarten fir die Kart-Bahn sind telefonisch von Leon freigegeben worden.

Bitte mit den zwei Layouts beginnen!

27.10.2025

2/4


mailto:torsten@eilinghoff.de
mailto:torsten@eilinghoff.de
mailto:Media@eilinghoff.de
mailto:Media@eilinghoff.de
mailto:torsten@eilinghoff.de

#8 - 20.10.2023 15:52 - Lilija Bunin-Herdt

erste LA’s fur beide Gutscheinkarten angelegt und an TE weitergeleitet.

#9 - 26.10.2023 09:46 - Sabrina JanBen

SJ: AG Produktion und Lieferzeit
LH: RZ der ausgewéhlten LAs und LA fir zur FG fur die beiden anderen Standorte

Hallo Torsten,

Wie bereits eher heute am Telefon besprochen schicke ich dir die Logo’s von der Rennstrecke in Zwolle und die in Lelystad.

Beide Rennstrecken bekommen jeweils 200 neutrale Karten und 200 Weihnachtsmann Gutscheinkarten.

Insgesamt bestelle ich also:

3x 200 St. Neutrale Karten fiir Gutscheine

3x 200 St. Gutscheinkarten “Weihnachten”

Per separate E-Mail schicke ich dir den von Bini & mir gewahlter Entwurf.

Kannst du mir bitte folgende Info geben:

e Wann bekomme ich die Druckprobe zur Freigabe?
¢ Wann werden die Karten angeliefert (alle drei Versionen kdnnen nach mir in Emsbiren

MfG.

The Kart Company Emsbdren
Léon ten Hoedt

#10 - 26.10.2023 13:49 - Sabrina JanBen
- Datei 2023-10-26_1334 AG neu.pdf wurde hinzugeftigt

aktualisiertes AG ist raus

#11 - 27.10.2023 14:15 - Lilija Bunin-Herdt

- Tracker wurde von Beim Kunden zu Grafik-Arbeiten gedndert

- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung gedndert

RZ fur KartComapany erstellt.

_ LA adaptiert auf weitere 2 Gutscheine + 2 weitere Weihnachtskarten und an TE geschickt
#12 - 30.10.2023 10:51 - Lilija Bunin-Herdt

- Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt gedndert

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Sabrina JanB3en gedndert

@Sabrina

RZ wurde gepriift. Kann bestellt werden.

Im Anschluss Ticket wieder zurlick, da die Freigabe der anderen 4 Gutscheine noch aussteht.

#13 - 30.10.2023 13:18 - Sabrina JanBen
- Status wurde von Erledigt zu In Bearbeitung gedndert

- Zugewiesen an wurde von Sabrina JanBen zu Sicko JanBen gedndert

Sammelbestellung - an SJ, wenn FG fur alle Karten :-)

#14 - 30.10.2023 13:35 - Sabrina JanBen

- Zugewiesen an wurde von Sicko JanBen zu Lilija Bunin-Herdt gedndert

#15 - 07.11.2023 09:57 - Lilija Bunin-Herdt
- Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt gedndert

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Sabrina JanBen geédndert
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RZ erledigt und gepriift.
Kann bestellt werden.

#16 - 07.11.2023 11:53 - Sabrina JanBen
- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu in Produktion gedndert

- Zugewiesen an wurde von Sabrina JanBen zu Produktion Projektbenutzer gedndert

bei Print24 in Produktion gegeben (6 Versionen a 200 Stk.)

#17 - 13.11.2023 10:14 - Sophia Léhning
- Datei 06998-23.pdf wurde hinzugefligt

ER06998-23 eingetragen

#18 - 16.11.2023 08:54 - Sophia L6hning
- Tracker wurde von in Produktion zu Abschlussrechnung gedndert

- Zugewiesen an wurde von Produktion Projektbenutzer zu Liza Douthwaite gedndert

Wird wenn Jeep da ist zur Post gebracht

#19 - 22.11.2023 12:06 - Liza Douthwaite

wurden ausgeliefert

#20 - 23.11.2023 10:53 - Liza Douthwaite
- Datei 11694-23.pdf wurde hinzugefligt

- Status wurde von Erledigt zu Abgeschlossen geédndert

Dateien

AN05818-23.pdf 1,29 MB 19.10.2023 Natalia Heinrich
2023-10-26_1334 AG neu.pdf 397 KB 26.10.2023 Sabrina JanB3en
06998-23.pdf 165 KB 13.11.2023 Sophia Léhning
11694-23.pdf 442 KB 23.11.2023 Liza Douthwaite
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