Buchhaltung | Eilinghoff und Team

Von: Dietmar Seegers <Dietmar.Seegers@fw-wesling.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 10:30

An: Buchhaltung | Eilinghoff und Team

Cc: Hendrik Mdller

Betreff: AW: Rechnung 11650-23

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Hallo Frau Douthwaite,

solange wir mit der Einrichtung nicht fertig sind und nicht operativ sind, ist die Firmierung mit der Handel & Logistik fur
die TeamApp richtig.

Alle anderen Projekte betreffen die FW KG.

An

Danke fiir Ihre Klarstellung! &

Mit freundlichen GriiRen / Gluckauf!

Dietmar Seegers
PR - HR
Pressesprecher - Projektmanager

Wesling Service und Dienstleistungen GmbH
Hannoversche StraRe 23, 31547 Rehburg-Loccum

Telefon: 05037 /304 -5232

Mobil: 0175 / 4325080

E-Mail: dietmar.seegers@fw-wesling.de
Internet: www.fw-wesling.de
#gerneperdu

Amtsgericht Walsrode HRB 204009, Steuer-Nr.: 34/200/06553
Geschaftsfiihrer: Clemens Grote, Andreas Schroder

Von: Buchhaltung | Eilinghoff und Team <Buchhaltung@eilinghoff.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 10:26

An: Dietmar Seegers <Dietmar.Seegers@fw-wesling.de>

Betreff: AW: Rechnung 11650-23

Guten Morgen Herr Seegers,

das ist kein Problem. Wird hinterlegt.

Generell stellt sich uns die Frage welche Firmierung jetzt stimmt.

Urspringlich hatten wir diese:



Ferdinand Wesling GmbH & Co. KG
Herr Dietmar Seegers
Hannoversche Str. 23

31547 Rehburg-Loccum

Die erste Rechnung zur Team App sollten wir dann aber dndern auf folgende Adresse:
Wesling Handel & Logistik GmbH & Co. KG

Hannoversche Str. 23

31547 Rehburg Loccum

Betrifft dies nur Rechnungen zur Team App? Oder alle Projekte?
Unten eine Liste der Projekte.

Bezeichn

Team-App

Redaktionsplan Instagram
Bewerbungsgenerator

Online-Marketing

Marketingkonzept

Eventkonzept

Internetauftritt FW-Automobile
Internetauftritt FW-Wesling
Internetauftritt Dinosaurier-Park Mdnche..
Internetauftritt Dinosaurier-Park Internati..
Internetauftritt Bernd Wolter Design
Internetauftritt BT Beton - Technik
Internetauftritt v. Ohlen & Lange
Internetauftritt fair ground

Internetauftritt FG Kunststoffmatten

Internetauftritt NVL Natursteinvertrieb

internetauftritt BHL Baustoffe Handel & L.
Wenn Sie mir da weiterhelfen kénnten wére ich sehr Dankbar bevor es falsch lauft.

Mit freundlichen Grif3en
i.A. Liza Douthwaite

PS: Fur Satz- und Inhaltsfehler in Texten und Logos tibernehmen wir keine Haftung. Bitte priifen Sie alle Inhalte genau.

Liza Douthwaite | Buchhaltung
DW -13 | Mail buchhaltung@eilinghoff.de

Eilinghoff Gy Te



Eilinghoff+Team GmbH & Co. KG | Kommunikations- und Werbeagentur
SprickmannstralRe 57 | 48431 Rheine | Fon 05971 9207-0 | Fax -77

www.eilinghoff.de | Facebook | Instagram | Xing
Impressum | Datenschutzerklarung | AVG

Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie hier.

Von: Dietmar Seegers <Dietmar.Seegers@fw-wesling.de>

Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 10:18

An: Buchhaltung | Eilinghoff und Team <Buchhaltung@eilinghoff.de>
Cc: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff und Team <torsten@eilinghoff.de>
Betreff: AW: Rechnung 11650-23

Hallo Frau Douthwaite,

bitte seien Sie so freundlich und senden Ihre Rechnungen zukiinftig an die Adresse e-pay@fw-wesling.de. Ich habe
diese Mail/Rechnung noch einmal anders bearbeitet, aber ich méchte Sie bitten zukiinftig NUR den Weg Uber e-Pay
zu gehen.

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen GriiBen / Gluckauf!

Dietmar Seegers
PR - HR
Pressesprecher - Projektmanager

Wesling Service und Dienstleistungen GmbH
Hannoversche Strafe 23, 31547 Rehburg-Loccum

Telefon: 05037 /304 -5232

Mobil: 0175 / 4325080

E-Mail: dietmar.seegers@fw-wesling.de
Internet: www.fw-wesling.de
#gerneperdu

Amtsgericht Walsrode HRB 204009, Steuer-Nr.: 34/200/06553
Geschéftsfuhrer: Clemens Grote, Andreas Schroder

Von: Buchhaltung | Eilinghoff und Team <Buchhaltung@eilinghoff.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 10:09

An: Dietmar Seegers <Dietmar.Seegers@fw-wesling.de>

Betreff: Rechnung 11650-23

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei Ubersenden wir lhnen eine Rechnung.

Mit freundlichen Grif3en
i.A. Liza Douthwaite



PS: Fir Satz- und Inhaltsfehler in Texten und Logos Ubernehmen wir keine Haftung. Bitte prifen Sie alle Inhalte genau.

Liza Douthwaite | Buchhaltung
DW -13 | Mail buchhaltung@eilinghoff.de

Eilinghoff Gy Te

Eilinghoff+Team GmbH & Co. KG | Kommunikations- und Werbeagentur
SprickmannstralRe 57 | 48431 Rheine | Fon 05971 9207-0 | Fax -77

www.eilinghoff.de | Facebook | Instagram | Xing
Impressum | Datenschutzerklarung | AVG

Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie hier.



